
RE: Orçamento Prefeitura de Soledade
De vanessa aguirre <vanessa_aguirre94@hotmail.com>
Para compras@soledade.rs.gov.br <compras@soledade.rs.gov.br>
Data 2025.06.27 2:59 pm

 Arquivo para orçamento (1).pdf(~312 KB)

Boa Tarde,

Segue o orçamento com as adequações solicitadas.

Att,

Vanessa Aguirre
Eng. Civil
Eng. Segurança do Trabalho
CREA RS 236807
________________________________
De: compras@soledade.rs.gov.br <compras@soledade.rs.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 26 de junho de 2025 13:41
Para: vanessa aguirre <vanessa_aguirre94@hotmail.com>
Assunto: Re: Orçamento Prefeitura de Soledade

Boa tarde!

Verificando o arquivo do orçamento, se possível realizar correções nas informações enviadas:

a) Identificação dos dados da empresa no cabeçalho do documento;

b) Apresentar o orçamento com os valores unitários, de acordo com a unidade de medida do item;

c) Enviar o arquivo preenchido em formato PDF.

Agradecemos a atenção, ficando no aguardo de retorno.

- - - - -

Atenciosamente,

Setor de Compras/Licitações
Prefeitura Municipal de Soledade/RS

0800-000-4462 - Ramal 2010/2011/2012.

A 2025.06.26 1:21 pm, vanessa aguirre escreveu:

Boa tarde,
Agradeço pela oportunidade e coloco-me à disposição para a elaboração do projeto de PPCI, conforme solicitado.
Em anexo, encaminho o orçamento e o cartão CNPJ para sua apreciação. Caso seja necessário o envio de algum outro documento ou informação
complementar, estou à disposição.
Atenciosamente,

Vanessa Aguirre
Eng. Civil
Eng. Segurança do Trabalho
CREA RS 236807
________________________________
De: compras@soledade.rs.gov.br <compras@soledade.rs.gov.br>
Enviado: quinta-feira, 26 de junho de 2025 09:57
Para: Compras <compras@soledade.rs.gov.br>
Assunto: Orçamento Prefeitura de Soledade

Bom dia!

Solicitamos orçamento dos lotes constantes no Termo de Referência em anexo, cujo busca-se cotação dos valores unitários de cada item, onde
ocorreu correção dos itens do Lote 04 e 05.

Para o retorno do orçamento, favor descrever os dados de CNPJ, Contato e Razão Social da empresa.

Se possível, prazo para resposta do orçamento, até final do expediente do dia 01/07/2025.

- - - - -
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Atenciosamente,

Setor de Compras/Licitações
Prefeitura Municipal de Soledade/RS

0800-000-4462 - Ramal 2010/2011/2012.
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